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Enc: RE: Esclarecimento

Bom dia prezados, segue resposta ao pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico
076/2022 , qualquer duvidas estamos a disposição.
Atenciosamente Comissão Permanente de Licitação - CPL

============ Mensagem encaminhada ============
De: Ingridy Leal <ingridyleal@hotmail.com>
Para: "Cpl"<atendimento@imperatriz.ma.gov.br>
Data: Wed, 16 Nov 2022 12:07:10 -0300
Assunto: RE: Esclarecimento
============ Mensagem encaminhada ============

Prezados senhores,

Em resposta ao questionamento relativo ao comprovante eletrônico gerado pelo Relógio de Ponto,
informa-se que a  Superintendência de Tecnologia da Informação desta Secretaria, desenvolveu um
sistema próprio que capta o registro feito pelo Ponto e o disponibiliza
para o Servidor, por meio
eletrônico.

Atenciosamente, 

Ingridy Leal
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria de Administração e Modernização
Diretoria Administrativa


De: Cpl <atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 11 de novembro de 2022 15:07


Para: ingridyleal <ingridyleal@hotmail.com>

Assunto: Enc: Esclarecimento

 



============ Mensagem encaminhada ============

De: Edson - Analogica Tecnologia <comercial@analogicatec.com.br>


Para: <atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

Data: Fri, 11 Nov 2022 11:34:49 -0300


Assunto: Esclarecimento

============ Mensagem encaminhada ============



Bom dia Equipe de Licitação!


Pregão Eletrônico 076/2022
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CARACTERISTICA GERAIS

ITEM 2.23 " ... Estes comprovantes serão disponibilizados através do site da Prefeitura mediante login do

servidor."

Considerando que os equipamento não geram os comprovantes eletrônicos, somente impresso, e no termo de

referência não exige software de tratamento de ponto.

Pergunto?

Thu, 17 Nov 2022 10:19:42 AM -0300 •

Para "comercial"<comercial@analogicatec.com.br>

ME
Me <atendimento@imperatriz.ma.gov.br>
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Este comprovante será gerado pelo software da Prefeitura?
-- 

att,
Edson S. Viana
Analogicatec Eletronica 
(99) 3525-6423 / 99123-6060


